证券代码: 603328

证券简称:依顿电子

公告编号: 临 2020-029

广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司控股股东权益变动暨股份减持 实施进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于减持,不触及要约收购
- ◆ 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

公司于2020年5月8日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:临2020-022),公司控股股东依顿投资有限公司(以下简称"依顿投资"或"信息披露义务人")拟以集中竞价交易及大宗交易方式减持不超过公司股份总数6%的股份,且不超过59,905,554股。其中大宗交易自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内(2020年5月13日-2020年11月8日)减持股份数量不超过公司股份总数的4%,且不超过39,937,036股,任意连续90日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%,且不超过19,968,518股;集中竞价交易自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内(2020年5月29日-2020年11月24日)减持股份数量不超过公司股份总数的2%,且不超过19,968,518股,任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,且不超过9,984,259股。减持期间如遇买卖股票的窗口限制,停止减持股份。

依顿投资前次披露《简式权益变动报告书》时间为2019年9月17日,持股比例为70.003%。2020年7月6日,公司收到控股股东依顿投资出具的《关于股东权益变动及股份减持进展情况告知函》,依顿投资于2020年7月1日至7月6日期间通过上海证券交易所集中竞价交易累计减持公司股票5,028,600股,约占公司总股本998,442,611股的0.504%,依顿投资仍持有公司股份649,033,930 股,占公司总股本的65.005%。 因此,本次减持后,依顿投资权益变动比例(含因公司实施股权

激励被动稀释的股权比例)累计达到5%,依顿投资并出具了《简式权益报告书》, 现将相关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	依顿投资有限公司
注册地址	Offshore Chambers P.O. Box 217 Apia Samoa (萨摩亚国阿皮亚市离岸办公室 217 号邮箱)
法定代表人	李永强
注册资本	1500 万美元
公司编码	4731
公司性质	投资控股
主要经营范围	对外投资
成立日期	1998年10月8日
经营期限	无
通讯方式	Offshore Chambers P.O. Box 217 Apia Samoa (萨摩亚国阿皮亚市离岸办公室 217 号邮箱)
主要股东名称	高树有限公司持有依顿投资 100%股份

(二) 信息披露义务人本次变动前的持股情况

本次变动前,信息义务披露人持有公司股份698,788,128股,占公司当时总股本998,230,041股的70.003%。

二、本次权益变动基本情况

1、持股比例被动减少情况

本次权益变动期间,公司存在股票期权自主行权情况,依顿电子股份总数随期权行权相应增加。本次变动前,信息义务披露人持有依顿电子 698,788,128 股,占上市公司当时总股本 998,230,041 股的 70.003%。若信息义务披露人持股数不变,按照报告书披露日上市公司总股本 998,442,611 股为基数计算,若信息义务披露人持有依顿电子 698,788,128 股,占上市公司总股本的 69.988%,则信息义务披露人持股比例被动稀释约为 0.015%。

2、主动减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (股)	减持比例(%)
依顿投资	大宗交易	2019年9月20日	12.08、12.09	4,800,000	0.481
	集中竞价	2019年12月3日 -12月5日	10.27-10.36	5,182,000	0.519
	集中竞价	2019年12月6日 -12月11日	10.27-10.35	4,800,098	0.481
	大宗交易	2019年12月13日	9.66	5,611,000	0.562
	大宗交易	2019年12月 16-12月26日	9.59-10.13	8,750,000	0.876
	大宗交易	2020年1月2日-2 月7日	9.51-10.61	5,601,500	0.561
	集中竞价	2020年3月3日	12.39-13.12	2,917,800	0.292
	集中竞价	2020年3月4日-3 月12日	11.53-12.53	7,063,200	0.707
	集中竞价	2020年7月1日-7 月6日	10.52-10.94	5,028,600	0.504
合计	-	-	-	49,754,198	4.983

注:截至 2020 年 7 月 6 日,依顿电子总股本为 998,442,611 股,上述"减持比例"均按该总股本计算得出。上述个别数据可能存在尾差,系计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。

3、股东权益变动前后持股情况

	本次权益变动前持股		本次减持后持股
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
依顿投资	698,788,128	70.003	649,033,930	65.005

综上,信息披露义务人累计权益变动达到 4.998%。

三、所涉及后续事项

- 1、依顿投资减持股份事项已按照规定进行了预先披露,其减持事项与此前 披露的减持计划、承诺一致。截至本公告日,实际减持股份数量未超过计划减持 股份数量,减持计划尚未实施完毕。
- 2、依顿投资将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定并及时履行信息披露义务。

- 3、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 4、根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次权益变动涉及信息披露义 务人披露简式权益变动报告书,具体内容详见同日披露的《广东依顿电子科技股 份有限公司简式权益变动报告书》。

四、备查文件

- 1、依顿投资出具的《关于股东权益变动及股份减持进展情况告知函》。
- 2、《简式权益变动报告书》

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2020年7月7日